02/12/2022 09:08 Webmail :: Re: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 119/2022 ~ PMM

Re: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 119/2022 - PMM

De Lepar Imp. e Exp. EIRELI ME <lcpar88@gmail.corm>
Para <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>, <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 30-11-202209:17

o190
5

Bom dia
Com relagdo ao pregao eletrénico 118/2022, poderiam por favor nos informar a amperagem, das baterias e ou a marca e modelo utilizados

atualmente.
Poderiam tambem informar se as baterias inserviveis serao entregues ao fornecedor das novas baterias?

Att

Lepar Imp. e Exp. EIRELI
(41)3274-2244

correlata.

ArBB@omail.com> escreveu:

Bom dia

- Com relagéo ao pregac eletronico 119/2022, poderiam por favor nos informar a amperagem, das baterias e ou a marca e modelo
. utilizados atualmente.
- Poderiam tambem informar se as baterias inserviveis serao entregues ao fornecedor das novas baterias?

Al

" Lepar Imp. e Exp. EIREL
: (41)3274-2244

legislagdo correlata.

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=08&_uid=31408&_mbox=INBOX&_action=print& extwin=1 11
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Esclarecimento edital 119-2022 )

De  Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br>

Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.brs, licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br
<licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 30-11-2022 16:28

Boa tarde
Gostaria de um esclarecimento.

Em relag8o ao Lote 2 - item 71 - Manutenggo preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo be 3000.
No edital existe uma inconsisténcia em relagdo a esse equipamento,

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa € a assisténcia técnica autorizada.

Para a realizagdo da manutencgdo desse equipamento é necessdrio um kit de manutengio preventiva, sem esse kit ndo é possfvel realizar a manutencgo.
Porém o lote 2 ndo contempla pecas .

Outro porem que o valor da manuteng¢do do equipamento estd abaixo do praticado.

Peco por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteragdo no termo de referéncia, pois da forma como estd no edital é
impossivel realizar a manutengdo deste equipamento.

Fico no aguardo

Atenciosamente,
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RE: Esclarecimento edital 119-2022

De Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br>

Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>, licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br
<licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 30-11-2022 16:45

n192
B

Boa tarde

Outro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que ndo sdo marcas com empresas Exclusivas.
Mas outras sdo como Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquimica e hematologia.

E necessario realmente verificar, porque marcas com exclusividade n3o tem como estarem num mesmo lote,

Att
Jéssica

De: Jessica Costa

Enviado: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 1628

Para: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>; licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao02 @marmeleiro.pr.gov.br>
Assunto: Esclarecimento edital 119-2022

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento.

Em relagdo ao Lote 2 - item 71 - Manutencio preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo bc 3000.
No edital existe uma inconsisténcia em relagdo a esse equipamento.

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa ¢ a assisténcia técnica autorizada.

Para a realizagdo da manutengdo desse equipamento é necessdrio um kit de manutengfo preventiva, sem esse kit ndo é possivel realizar a manutencgo.
Porém o lote 2 ndo contempla pecas .

Outro porem que o valor da manutengdo do equipamento estd abaixo do praticado.

Pego por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteragfio no termo de referéncia, pois da forma como estd no edital é
impossivel realizar a manutencio deste equipamento.

Fico no aguardo

Alenciosamente,

Jessica C. e Filipe C.

5% B R
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Fwd: Re: Fwd: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 119/2022 ~ PMM

De Licitagbes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br=
Para <lcpar88@gmail.com>
Data 01-12-202217:04

Boa tarde, segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento, do Departamento solicitante. Referente ao Pregio 119/2022.

Atenciosamente,
Sctor de Licitagdes
Tel (46) 3525-8107 / 3525-8108

Assunto:Re: Fwd: EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO N° [19/2022 - PMM
Data:  0§-12-2022 16:39

De: "comprassaude@marmeleiro.prgov.r <comprassaude@marmeletro.pr.gov.br-</comprasssude@ruarmeleiro.pr.gov.br>

Para:  Licitagdes ¢ Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br><licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Boa tarde.

O modelo da bateria é: Bateria Estacionaria 185Ah 12V,

Referente as batevias inserviveis serao entregues ao fornecedor das novas.

Alt,

Thais

Departamento Municipal de Satde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.205.665/0001-01

Fone: 46 3525-1677

Bm 28-11-2022 11:20, Licitagdes e Contratos escreveu:

Bom dia,

Favor responder esse questionamento referente ao Pregao Eletrdnico n® 119/2022, cujo objeto € contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de

manutengio preventiva e correfiva de equipamentos odontoldgicos, médico hospitalar, labovatoriais e cimaras de vacina, reposicio de pecas e

Atenciosamente,
Setor de Licitagdes
Tel (46) 3525-8107 7 3525-8105

Assunto:EDITAL DE PREGAO BELETRONICO N° 119/2022 - PMM
Data:  25-11-2022 09:49
De: "Lepar Imp. e Exp, EIRELI ME" <leparf8§@umail.comr=</lepar88@gmail.cont>

Para:  licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br, licitacao@marmeleivo.pr.gov.br

Bom dia
Poderiam tambem informar se as baterias inserviveis serao entregues ao fornecedor das novas barterias?
Aft

Lepar Imp. e Exp. EIREL]
(41)3274-2244

1a ; 1

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=25738&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1

fornecimento de declaragio/laudo, assinado, atestando que o equipamento estd apto para o uso, atendendo as necessidades do Departamento de Saide.

Com relagdo ao pregao eletrdnico 119/2022, poderiam por favor nos informar a ampevagem, das baterias ¢ ou a marca ¢ modelo utilizados alualmente,

1/2



02/12/2022 09:10 Webmail :: Fwd: Re: Fwd: EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO N° 119/2022 - PMM
Recolhemos us suas baterias insevviveis para descarte de acordo com: Instrugiio Normativa IBAMA n® 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso 11,

da Lein® 12.303, do 2010 ~Politica Nacional de Residuos Solidos. artigos 4° ¢ 6°da Resolugfio CONAMA n® 401, de 0471172008, ¢ legislagio correlata.

=194
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02/12/2022 09:11 Webmail ;: Re: Fwd: Re: Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022

Re: Fwd: Re: Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022 ¢ ]19¢

iy

De  Licitagdes e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br> )
Para <comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 01-12-2022 17:08

Boa tarde, refevente a resposta ao pedido de esclarecimento. Sevd necessdrio a alieragio na descricio do liem 2 no edital?
Atenciosamente,
Setor de Licitagdes

Tel (46) 3525-8107 7 3525-8105

Em 01-12-2022 16:40, comprassaude@marmeleiro.pr.gov.br escreveu:

Departamento Municipal de Salde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.285.665/0001-01

Fone: 46 3525-1677

Assunto:Re: Fwd: RE: Esclarecimento edital 119-2022
Data:  01-12-2022 16:34
De: “laboratorio@marnieleivo.pr.gov.br" <laboratorio@marmeleiro.pr.gov.br></laboratorio@marmeleiro. pr.gov.br>

Para:  comprassaude@manmeleiro.pr.gov.br
Bm relagdo aos questionamentos;

1. "Para a realizagdo da manutengdo desse equipamento é necessario um kit de manutencdo preventiva, sem esse kit n3o é possivel realizar a
manutencdo. Porém o lote 2 ndio contempla pegas ." Desde a compra do equipamento manutengdes preventivas e corretivas foram realizadas por
empresas autorizadas e as mesmas ndo exigiram tal kit de manutengo, realizando as manutengdes sem intercorréncias. Em situagées que foi
necessario a troca de pegas as mesmas foram efetuadas e pagas em separado ao valor da manutengio.

2. "Outro porem que o valor da manutenggo do equipamento estd abaixo do praticado.” A questio de valores nio posso responder pois néo realizei

as cotagoes para tal pregio

3."0utro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que ndo séio marcas com empresas Exclusivas Mas outras séo como
Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquimica e hematologia.E necessario realmente verificar, porgue marcas com
exclusividade néo tem como estarem num mesmo lote.” Sobre esse guestionamento concordo com a empresa. Nio hd como
colocar em um mesmo lote equipamentos de complexidade diferentes.

Katiane Cella

Farmacéutica - Bioquimica

CRF-PR: 12.632

Laboratério Municipal de Marmeleiro

Em 01-12-2022 09:22, comprassaude@marneleivo.pr.gov.br escrevew

Departamento Municipal de Sadde
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CNPJ 76.205.665/0001-01

Fone: 46 3525-1677

Assunto:Fwd: RE: Esclarccimento edital 119-2022
Data: 30-11-2022 19:17
De: Licitag@es e Contratos <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br~</licitacao(@marmeleiro.pr.gov.br>

https:/iwebmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=18&_uid=25739& mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1
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02/12/2022 09:11 Webmail ;: Re: Fwd: Re: Fwd; RE: Esclarecimento edital 119-2022

<fcomprassaude@marmeleiro.pr.gov.br></saudeadm@marmeleivo.pr.gov.br>
Favor responder esse pedido de esclarecimento.
Atenciosamente,
Franciéli de Oliveira

Setor de Licitagdes
Tel (46) 3525-8107 7 352358105

Assunte: RE: Esclarecimento edital 119-2022

Data: 30-11-2022 16:45

De: Jessica Costa <licitacoes@mre3.com.br></licitacoes@mre3.com.br>

Para: "licitacao@manneleiro.pr.gov.br” <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>,
"licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br” <liciacac02@marmeleivo.pr.gov.br>
</licitacao02(@marmeleiro.pr.gov.br></licitacao@marmeleiro. pr.gov.be>

Boa tarde

Outro porem que existe algumas marcas como Celm e Nikon que ndo sdo marcas com empresas Exclusivas.

Mas outras sdo como Sinowa e Mindray quando se trata de equipamentos de bioquimica e hematologia.

£ necessario realmente verificar, porque marcas com exclusividade ndo tem como estarem num mesmo lote.

Att
Jéssica

De: Jessica Costa

Enviado: quarta-feira, 30 de nhovembro de 2022 16:28

Para: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>; licitacao02 @ marmeleiro.pr.gov.br <licitacao02 @marmeleiro.pr.gov.br>
Assunto: Esclarecimento edital 119-2022

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento.

Em relagdo ao Lote 2 - item 71 - Manuteng&o preventiva de analisador de hematologia. Marca Mindray, modelo bc 3000.
No edital existe uma inconsisténcia em relagdo a esse equipamento.

Esse equipamento da marca Mindray, a nossa empresa € a assisténcia técnica autorizada.
Para a realizagdo da manutengdo desse equipamento é necessario um kit de manutengio preventiva, sem esse kit n3o é possivel realizar a
manutengdo. Porém o lote 2 ndo contempla pegas .

Outro porem que o valor da manutengdo do equipamento esta abaixo do praticado.

Peco por favor que considerem tirar esse item do edital ou fazerem uma alteragdo no termo de referéncia, pois da forma como esta no edital é

impossivel realizar a manutengdo deste equipamento.

Fico no aguardo

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.briroundcubemail/?_task=mail&_safe=18& uid=25739&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1

Para:  saudeadm <saudeadm@marmeleivo.pr.gov.brs, comprassaude <comprassaude@marineleiro.pr.gov.br> % . 1 9 8
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Atenciosamente, L 4
= 1597

Jessica C. e Filipe C.

it PR
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